
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu 5. SINIF 1.DENEME 29 627 868 21445

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,30 6 4 4,65 5 4 3,92 4 5 2,74 6 7 3,18 6 7 3,93 35 34 23,72 212,390

Okul Ortalaması 8 6 6,32 6 3 5,34 6 3 4,45 4 5 2,10 5 6 2,58 5 7 3,17 34 30 23,96 208,950

KATILIMLAR

1 28 HACIMEHMET LEÇENE 5A 9 5 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 8 2 7,33 10 4 8,67 13 2 12,33 58 14 53,33 366,811 1 1 30 37 1423

2 3 AHMET ARSLAN 5A 7 5 5,33 10 0 10,00 7 2 6,33 3 3 2,00 10 3 9,00 11 1 10,67 48 14 43,33 327,645 2 2 75 90 2809

3 38 MUSAB KAYA 5A 9 3 8,00 4 1 3,67 8 1 7,67 7 3 6,00 10 2 9,33 9 6 7,00 47 16 41,67 320,413 3 3 85 100 3116

4 0 AIİEFE SÜZFR 5A 8 6 6,00 7 3 6,00 10 0 10,00 4 5 2,33 6 7 3,67 12 0 12,00 47 21 40,00 296,327 4 4 118 143 4237

5 36 YAĞMUR ARISOY 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 5 4 3,67 6 4 4,67 7 4 5,67 8 5 6,33 42 26 33,34 271,602 5 5 165 206 5602

6 42 ZEYNEP BOZKURT 5A 11 4 9,67 7 2 6,33 5 1 4,67 7 3 6,00 2 1 1,67 8 3 7,00 40 14 35,34 266,289 6 6 179 226 5933

7 0 *E L * L 5A 9 6 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 9 1,00 9 6 7,00 45 28 35,67 251,986 7 7 208 265 6804

8 44 AYTEN ALTUNOK 5B 10 3 9,00 6 3 5,00 7 2 6,33 3 6 1,00 6 1 5,67 2 3 1,00 34 18 28,00 239,752 1 8 242 308 7622

9 64 OĞUZHA N DOĞAN 5B 9 6 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 6 6 4,00 35 37 22,66 225,675 2 9 262 343 8613

10 22 BELİNAY OĞUZ 5A 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 11 0,33 7 8 4,33 41 34 29,66 221,232 8 10 272 357 8927

11 67 ÖMER ASAF ÖCAL 5B 9 6 7,00 7 3 6,00 4 5 2,33 7 2 6,33 4 2 3,33 31 18 24,99 208,418 3 11 294 392 9940

12 34 ERVA ERDOGAN 5B 14 1 13,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 11 -0,67 37 37 24,67 202,056 4 12 312 416 10427

13 47 RAVZA KAYGISUZ 5B 7 6 5,00 6 2 5,33 5 4 3,67 3 2 2,33 6 4 4,67 4 11 0,33 31 29 21,33 199,789 5 13 317 424 10601

14 29 İSMAİLARDA YILDIRIM 5A 7 8 4,33 6 4 4,67 3 3 2,00 0 3 -1,00 3 0 3,00 5 1 4,67 24 19 17,67 198,345 9 14 321 430 10724

15 43 AFRANUR ATİK 5B 8 5 6,33 6 3 5,00 4 3 3,00 1 4 -0,33 3 3 2,00 3 2 2,33 25 20 18,33 190,732 6 15 342 466 11367

16 46 BERRE BOLAT 5B 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 6 1,00 29 15 23,99 188,337 7 16 348 472 11551

17 0 BİRSEN MURAT 5A 11 4 9,67 6 3 5,00 6 2 5,33 2 4 0,67 3 6 1,00 1 8 -1,67 29 27 20,00 182,713 10 17 361 492 12038

18 55 HÜSEYİN ÖZBAŞI 5B 9 6 7,00 6 4 4,67 5 4 3,67 5 5 3,33 7 8 4,33 1 14 -3,67 33 41 19,33 182,312 8 18 362 493 12073

19 65 ONUR ÖZTÜRK 5B 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 2 4,33 5 10 1,67 4 11 0,33 33 39 20,00 182,196 9 19 363 494 12090

20 31 MELİSA 5A 9 5 7,33 6 2 5,33 5 1 4,67 4 2 3,33 1 8 -1,67 4 5 2,33 29 23 21,32 180,635 11 20 364 499 12215

21 40 ZEHRA DOĞANÇAY 5A 7 8 4,33 7 3 6,00 7 2 6,33 4 6 2,00 3 10 -0,33 6 9 3,00 34 38 21,33 179,044 12 21 370 505 12370

22 21 AMİNE ŞAHİN 5A 6 9 3,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 9 6 7,00 31 44 16,33 177,327 13 22 372 507 12518

23 20 YÜSRA B* AN 5B 9 5 7,33 6 2 5,33 5 3 4,00 1 0 1,00 1 2 0,33 22 12 17,99 172,979 10 23 382 520 12882

24 37 YAREN AKDAĞ 5A 9 6 7,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 29 46 13,66 170,996 14 24 386 527 13061

25 48 ELİF YİĞİT 5B 5 5 3,33 7 1 6,67 5 0 5,00 1 1 0,67 2 0 2,00 1 1 0,67 21 8 18,34 170,627 11 25 388 529 13089

26 66 *  ER *  N A 5B 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 5 10 1,67 24 51 7,01 150,401 12 26 454 614 14929

27 53 FEYZA BUDAK 5B 9 6 7,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 26 49 9,66 147,397 13 27 464 635 15229

28 63 KÜRŞAT YEŞİL 5B 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 21 54 3,02 112,677 14 28 548 751 18440

29 33 *R * 5A 2 13 -2,33 4 4 2,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 11 -2,67 17 48 1,00 74,929 15 29 610 843 20816
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