
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu 6. SINIF 1.DENEME 32 663 921 21419

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR SOS DİN İNG MAT FEN

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,87 7 3 5,77 6 4 4,29 4 5 2,84 5 8 2,14 6 8 3,26 35 34 23,17 201,390

Okul Ortalaması 9 5 6,72 7 3 6,35 6 3 4,63 4 5 2,17 5 5 3,18 6 7 3,23 36 28 26,28 222,690

KATILIMLAR

1 136 ELİF ERTUĞRUL 6A 15 0 15,00 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 15 0 15,00 13 2 12,33 72 2 71,33 478,787 1 1 1 1 11

2 185 VELİKÜRŞAD ÜNAL 6B 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 11 3 10,00 10 5 8,33 56 18 49,99 367,692 1 2 24 34 1006

3 147 MAVERA BAŞAR 6A 12 1 11,67 9 1 8,67 8 1 7,67 7 2 6,33 7 4 5,67 10 2 9,33 53 11 49,34 341,975 2 3 36 52 1567

4 166 GÖKÇEDENİZ GÜNGÖR6A 9 5 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 13 2 12,33 9 6 7,00 50 24 41,99 338,437 3 4 38 54 1653

5 159 MUSTAFA ÇETİN 6A 10 4 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 1 6 -1,00 9 3 8,00 9 5 7,33 44 22 36,66 302,376 4 5 69 98 2918

6 164 TUĞBANUR KABAY 6A 11 3 10,00 9 1 8,67 5 4 3,67 4 3 3,00 7 3 6,00 9 5 7,33 45 19 38,67 302,196 5 6 70 99 2927

7 173 ESMA NUR ÖNALAN 6B 11 4 9,67 10 0 10,00 8 2 7,33 2 2 1,33 6 0 6,00 8 7 5,67 45 15 40,00 294,648 2 7 76 109 3262

8 172 ELİFSUDE UYSAL 6B 11 3 10,00 10 0 10,00 4 3 3,00 4 4 2,67 3 1 2,67 11 4 9,67 43 15 38,01 291,602 3 8 80 113 3398

9 160 NAZİFE AKDAĞ 6A 10 4 8,67 8 2 7,33 8 1 7,67 6 2 5,33 4 5 2,33 8 4 6,67 44 18 38,00 270,127 6 9 113 160 4433

10 170 BEYZANUR DÜNDAR 6B 9 5 7,33 10 0 10,00 5 3 4,00 3 5 1,33 3 2 2,33 10 5 8,33 40 20 33,32 260,886 4 10 125 177 4949

11 162 SEYİTAHMET KALKANDELE6A 9 4 7,67 9 1 8,67 4 5 2,33 2 6 0,00 4 3 3,00 10 5 8,33 38 24 30,00 258,318 7 11 132 184 5102

12 178 MERYEM DURAN 6B 9 2 8,33 9 1 8,67 9 0 9,00 4 4 2,67 4 0 4,00 4 4 2,67 39 11 35,34 252,133 5 12 144 200 5462

13 163 TUANA BABAYİĞİT 6A 7 7 4,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 6 6 4,00 42 24 34,00 239,095 8 13 166 232 6296

14 157 MERYEM ARSLAN 6A 12 3 11,00 10 0 10,00 5 4 3,67 7 2 6,33 2 10 -1,33 4 7 1,67 40 26 31,34 218,635 9 14 213 298 7821

15 179 MUHAMMED E ÖZBAŞI6B 7 8 4,33 7 2 6,33 7 2 6,33 2 5 0,33 6 5 4,33 5 6 3,00 34 28 24,65 214,446 6 15 220 313 8151

16 183 RABİA NUR TOPAKKAYA6B 9 6 7,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 4 3,67 3 4 1,67 5 10 1,67 37 29 27,34 209,931 7 16 230 329 8566

17 175 YILMAZEFE TAŞKIN 6A 10 3 9,00 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 7 3,67 2 12 -2,00 34 36 22,00 200,271 10 17 254 362 9387

18 182 OSMAN YEŞİL 6B 10 5 8,33 7 3 6,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 1 1 0,67 6 9 3,00 31 30 21,00 200,028 8 18 255 364 9407

19 174 ESRA NUR KAYABAŞILI6B 6 6 4,00 5 5 3,33 4 5 2,33 3 7 0,67 3 6 1,00 8 5 6,33 29 34 17,66 193,536 9 19 273 389 9992

20 176 İBRAHİM S ONDĞAN 6B 8 7 5,67 10 0 10,00 7 1 6,67 1 6 -1,00 2 1 1,67 3 6 1,00 31 21 24,01 191,765 10 20 279 397 10139

21 186 YUNUSEMRE AYDIN 6B 6 8 3,33 7 2 6,33 5 1 4,67 0 6 -2,00 4 3 3,00 5 5 3,33 27 25 18,66 189,348 11 21 289 413 10368

22 146 LEYLANUR DEMİREL 6A 11 3 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 1 8 -1,67 5 7 2,67 0 8 -2,67 31 32 20,33 189,249 11 22 293 417 10382

23 181 NEHİR SU SARIKAYA 6B 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 10 0,67 7 8 4,33 32 42 18,00 184,521 12 23 306 436 10865

24 167 AHMETEMİN BAYRAM 6B 9 6 7,00 6 3 5,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 10 -0,33 31 36 19,00 181,511 13 24 319 457 11183

25 39 AHMET DOĞAN 6A 9 4 7,67 5 3 4,00 5 4 3,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 0 3 -1,00 24 28 14,67 150,106 12 25 437 622 14633

26 148 MEHM T EFE CANER 6A 8 7 5,67 6 4 4,67 4 5 2,33 1 8 -1,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 26 47 10,33 142,878 13 26 464 660 15448

27 175 HİR NUR ÇETİN 6B 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 28 47 12,34 138,841 14 27 480 682 15879

28 121 AYŞENUR İNCEKARA 6A 1 7 -1,33 6 2 5,33 2 0 2,00 2 4 0,67 4 3 3,00 2 7 -0,33 17 23 9,34 132,672 14 28 506 710 16524

29 180 MİSHAK TEMİZCAN 6B 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 11 -0,67 2 13 -2,33 24 50 7,33 119,601 15 29 549 771 17871

30 127 BEYZANUR BOZKUŞ 6A 4 9 1,00 4 4 2,67 2 7 -0,33 3 6 1,00 6 7 3,67 0 11 -3,67 19 44 4,34 119,022 15 30 551 773 17932

31 168 AHMET EREN İNAN 6B 3 11 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 2 7 -0,33 3 11 -0,67 1 11 -2,67 19 50 2,33 84,895 16 31 635 877 20474

32 0 ARDA Ç KILIÇ 6A 2 10 -1,33 4 5 2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 11 -3,67 11 41 -2,67 66,524 16 32 654 906 21068
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