
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

YOZGAT SORGUN Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu 8. SINIF 1.DENEME 34 684 984 32014

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,81 5 4 4,10 6 3 5,31 4 4 2,97 6 8 3,59 9 9 6,26 41 36 29,04 210,710

Okul Ortalaması 12 6 9,60 6 3 5,03 8 2 6,82 3 3 2,32 8 5 6,30 8 6 6,52 45 25 36,59 250,520

KATILIMLAR

1 10 ZEHRA BAŞAR 8A 18 0 18,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 0 7,00 15 1 14,67 12 5 10,33 67 11 63,34 382,387 1 1 28 53 2436

2 6 HÜSNA DUYG U 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 11 2 10,33 17 2 16,33 70 12 65,99 374,380 2 2 33 60 2714

3 107 HAMİT EFE BABAYİĞİT 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 12 3 11,00 13 0 13,00 67 11 63,34 367,700 1 3 37 65 2955

4 9 FATMANUR YAŞAR 8A 15 4 13,67 5 4 3,67 9 1 8,67 6 2 5,33 13 2 12,33 13 3 12,00 61 16 55,67 349,387 3 4 48 81 3689

5 108 BERRA DOĞAN 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 3 9,00 15 4 13,67 62 20 55,33 337,580 2 5 55 91 4232

6 5 MEVLÜT KORKMAZ 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 2 2 1,33 9 2 8,33 11 9 8,00 59 16 53,66 321,763 4 6 63 106 4958

7 88 HÜSEYİN DEMİRKOL 8A 11 8 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 2 1,33 14 1 13,67 13 5 11,33 54 22 46,66 318,833 5 7 66 109 5137

8 109 G MİNA NUR LEÇENE 8B 16 3 15,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 12 4 10,67 7 7 4,67 57 21 50,01 307,100 3 8 83 132 5751

9 112 EREN KABAY 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 4 3,67 12 8 9,33 10 10 6,67 57 32 46,34 300,670 4 9 90 143 6113

10 49 BERİL KARACA 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 3 5,00 12 6 10,00 7 6 5,00 55 25 46,67 294,567 6 10 96 152 6469

11 11 ELİF SUDE AKSOY 8A 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 2 3 1,00 8 5 6,33 11 4 9,67 52 20 45,33 291,860 7 11 99 156 6634

12 111 GÜLNUR ÖZTÜRK 8B 12 5 10,33 7 3 6,00 8 2 7,33 13 2 12,33 7 3 6,00 47 15 41,99 289,667 5 12 103 162 6770

13 8 İLKN UR YEŞİL 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 1 5,67 5 5 3,33 11 3 10,00 51 20 44,34 268,797 8 13 121 193 8162

14 116 MELİKE NUR SARIASLAN8B 11 8 8,33 6 4 4,67 5 4 3,67 2 5 0,33 9 2 8,33 12 7 9,67 45 30 35,00 265,973 6 14 125 201 8369

15 62 ELİFNUR ÇELİK 8B 11 8 8,33 4 4 2,67 6 4 4,67 1 2 0,33 11 3 10,00 10 7 7,67 43 28 33,67 263,837 7 15 128 206 8521

16 19 ALEYNA AKKAYA 8B 11 8 8,33 7 3 6,00 8 0 8,00 5 4 3,67 10 5 8,33 8 8 5,33 49 28 39,66 258,530 8 16 138 220 8909

17 41 MEHMET EFE ERBEK 8A 12 6 10,00 3 7 0,67 9 1 8,67 1 3 0,00 10 5 8,33 9 9 6,00 44 31 33,67 254,310 9 17 147 236 9252

18 2 MUHAMMED ÖCAL 8B 10 8 7,33 5 3 4,00 8 2 7,33 2 0 2,00 10 1 9,67 5 2 4,33 40 16 34,66 248,433 9 18 160 254 9716

19 113 CEMREİREM KAHRAMANOĞ8B 13 7 10,67 7 3 6,00 3 7 0,67 1 0 1,00 7 13 2,67 13 7 10,67 44 37 31,68 244,603 10 19 166 261 10045

20 60 SEMİH KIZIL 8A 15 4 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 2 2 1,33 6 4 4,67 40 13 35,67 230,997 10 20 188 288 11249

21 114 SALİH BULUT 8B 12 6 10,00 5 5 3,33 10 0 10,00 2 4 0,67 5 5 3,33 9 9 6,00 43 29 33,33 229,847 11 21 192 293 11366

22 110 YİĞİTALİ YEŞİLOĞLU 8B 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 2 1 1,67 9 8 6,33 2 2 1,33 41 23 33,33 229,293 12 22 195 296 11421

23 100 BEYZA KAYGISUZ 8A 9 6 7,00 3 3 2,00 10 0 10,00 3 5 1,33 6 5 4,33 8 5 6,33 39 24 30,99 222,357 11 23 200 310 12120

24 135 AYKUT ŞAHİN 8B 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 3 8 0,33 10 9 7,00 45 34 33,66 215,277 13 24 216 340 12848

25 32 RAVZA ÜNGÖRMÜŞ 8A 11 5 9,33 6 1 5,67 10 0 10,00 0 5 -1,67 3 6 1,00 8 5 6,33 38 22 30,66 212,243 12 25 223 350 13168

26 118 FATMASO AY ATİK 8B 7 6 5,00 4 5 2,33 9 1 8,67 9 3 8,00 6 10 2,67 35 25 26,67 211,463 14 26 227 354 13254

27 99 MUHAMMED CENGİZ 8A 8 8 5,33 5 1 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 6 3 5,00 31 19 24,67 197,327 13 27 274 420 14777

28 24 SÜMEYYE DEĞİRMENCİ8A 12 7 9,67 6 3 5,00 7 3 6,00 2 3 1,00 4 7 1,67 4 10 0,67 35 33 24,01 184,190 14 28 323 479 16386

29 125 SAVAŞ AYDIN 8B 11 8 8,33 4 3 3,00 6 1 5,67 0 1 -0,33 2 5 0,33 3 1 2,67 26 19 19,67 172,963 15 29 367 536 17841

30 59 ESMANUR Ö* NÇ 8A 4 15 -1,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 10 10 6,67 7 13 2,67 29 59 9,35 155,857 15 30 417 610 20222

31 123 BERAT YALÇINKAYA 8B 5 3 4,00 2 2 1,33 4 6 2,00 4 5 2,33 2 3 1,00 17 19 10,66 146,647 16 31 448 653 21597

32 98 NİSA AKSOY 8A 7 9 4,00 8 2 7,33 2 1 1,67 1 5 -0,67 2 1 1,67 20 18 14,00 140,833 16 32 471 685 22574

33 122 ZEYNEP ERBAY 8B 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 3 4 1,67 3 13 -1,33 5 6 3,00 22 40 8,67 131,493 17 33 510 734 24106

34 97 MEHMET KAYABAŞILI 8A 2 12 -2,00 2 4 0,67 7 3 6,00 3 3 2,00 2 11 -1,67 3 8 0,33 19 41 5,33 96,467 17 34 643 921 29522
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